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Resultados

Fevereiro – 2026



\

LANÇAMENTOS
(VGV % Even – R$ milhões)

VENDAS LÍQUIDAS
(VGV % Even – R$ milhões )

RECEITA LÍQUIDA
(R$ milhões)

1.707
1.436

9M24¹ 9M25

-16%

1.387

2.031

2024¹ 2025

+46%

LUCRO LÍQUIDO²
(R$ milhões)

LUCRO BRUTO E
MARGEM BRUTA AJUSTADA
(R$ milhões)

459
363

30,7% 30,0%

9M24¹ 9M25

-21%

GERAÇÃO DE CAIXA
(R$ milhões)

3

PRINCIPAIS INDICADORES

1.853
2.497

1.783 379

2024 ¹ 2025

3.636

2.876

+35%

Lançamentos (parceiros) Lançamentos (% Even)

¹ Para  fins de  comparação,  utilizamos  dados  Even  ex-Melnick  para  os números  de  2024 .
² Lucro  líquido  abrangente,  considerando  efeitos  de  vendas  de  participações  societárias,  reconhecido  diretamente  na variação  do  Patrimônio  Líquido  e não  transitado  no  DRE . Exclui  incremento  de  R $ 42 milhões  no  2T24, 
estornado  no  3T24, referente  a efeitos  de  parcela  de  sócios  minoritários  (SCPs)  alocada  como  encargos  financeiros  e diferida  na proporção  das  vendas .

164
220

9M24¹ 9M25

+34%

ROE 9M25 
anualizado

14,8%

212
140

9M24¹ 9M25

-34%

Mg aj. 3T25           37,0%
Mg REF                   34,9 %
Mg de estoque    34,6%  

Recorde de 
lançamentos 

% Even



\

RENTABILIDADE

4

EVOLUÇÃO LUCRO LÍQUIDO E RENTABILIDADE
(R$ milhões)

46 46 43 39

53

73

38
30

81

49

90

8,1%
7,6%

9,2%

12,4% 12,2%

13,0%

12,1% 11,8%
12,6%

10,9%

13,0%

1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24* 3T24* 4T24 1T25 2T25 3T25

ROE LTM Lucro líquido Even ex -Melnick¹

*Exclui  efeitos  de  parcela  de  sócios  minoritários  (SCPs)  alocada  como  encargos  financeiros  e diferida  na proporção  das  vendas .
¹ Lucro  líquido  abrangente,  considerando  efeitos  de  vendas  de  participações  societárias,  reconhecido  diretamente  na variação  do  Patrimônio  Líquido  e não  transitado  no  DRE

ROE 9M25 
anualizado

14,8%



LANÇAMENTO 4T25

5

Dr. Melo Alves, 555 – Bairro Jardins. De  530  a 1.560 m²

R$ 78 7 mi VGV Total

R$ 260  mi VGV (% Even)



DISTRATOS
(VGV % Even - R$ milhões)

VENDA S & DISTRATOS

53 68 52 70 36

203 226

4T24 1T25 2T25 3T25 2024 20254T25

VGV Distratado (% Even)

6

VENDAS LÍQUIDAS
(VGV % Even - R$ milhões)

212 246 224
99

462

1.053 1.031

158 218
722

334

1.00113%

31%

50%

17%

11% 9% 8%
4% 12%

13%

19%

13%

4T24

N/D*

1T25 2T25 3T25

61

4T25 2024 2025

369
442

821

1.387

2.031

523

+46%

VSO Lançamento*

VSO Estoque

VSO Trimestral

Vendas de lançamento (% Even)

Vendas de estoque (% Even)

* Não  houve  lançamentos  no  1T25. 

12%



• No  4º trimestre  de  2025  foi entregue  um empreendimento  em São  Paulo  com  VGV  de  R $ 85  milhões,  somando  161 unidades  entregues .

ENTREGAS

7

899

322
390 399

85

1.636

1.196

757
454

870

275
161

2.131

1.760

4T24 1T25 2T25 2024 2025 Próximos 
12 meses 

(estimado)

~ 1.700

3T25 4T25

Unidades VGV Entregue (% Even)
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ESTOQUE A VALOR DE MERCADO POR ANO DE PREVISÃO DE CONCLUSÃO                                       
(VGV % Even - R$ milhões)

EVOLUÇÃO ESTOQUE CONCLUÍDO
(VGV % Even - R$ milhões)

PERCENTUAL VENDIDO DOS EMPREENDIMENTOS SEPARADOS 
PELO ANO DE PREVISÃO DE CONCLUSÃO (%)

* Considerando apenas distratos de unidades prontas.

ESTOQUE 3T25 

88 %

355

424

91

60

Estoque 
concluído 2T25

Entregas de 
estoque 3T25

Distratos*

-82

Vendas estoque 
concluído

Estoque 
concluído 3T25

79%

76%

53%

38%

40%

21%

24%

47%

62%

60%

2025
a entregar

2026

2027

2028

2029

% Vendido % Estoque

12%

ESTOQUE POR TIPOLOGIA 

89%

6%

Luxo/Alto

4%

Médio -Alto

2%
Compactos

Econômico
0,2%Comercial

12% do 
Estoque total

8

3.216

1.907

424

376
368

464

Estoque 
a valor de 
mercado 

3T25

102

2025 a 
entregar

2026 2027 2028 2029

3.640

VGV das unidades concluídas % Even VGV das unidades em construção % Even



Terrenos localizados nos 
melhores bairros das 
zonas sul e oeste de SP

VGV  (% Even) : R$ 4,0 bi

BANCO DE TERRENOS 3T25

EVOLUÇÃO DO BANCO DE TERRENOS
(% VGV Even - R$ milhões)

9

79%

12%

8%

Luxo/Alto

Médio -Alto

1%Compactos

Outros

3.186

4.038

1.978

326

Banco do 
Terrenos 2T25

-1.452

Lançamentos 
3T25

Aquisições 3T25 Ajustes VGV Banco de 
Terrenos 3T25

COMPOSIÇÃO DO BANCO DE TERRENOS
(% VGV Even - R$ milhões)



ESTRUTURA DE CAPITAL & GERAÇÃO DE CAIXA 3T25

HISTÓRICO GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL
(R$ milhões)

186

143
166

67

-94

3T24 4T24 1T25 2T25 3T25

Geração (consumo) de caixa 3T25 2025

Dívida (caixa) líquida inicial 202,4 412,1

Dívida (caixa) líquida final 298,1 298,1

Geração (consumo) de caixa (95,7) 114,0

Dividendos - -

Recompra de ações 1,9 26,0

Geração (consumo) de caixa operacional 

 (ex-dividendos e recompra de ações) 
(93,7) 140,1

Estrutura de capital Even (R$ milhões)

Produção SFH 553

Produção CRI 200

CRI Corporativo 357

Dívida bruta 1.111

Caixa 813

Dívida líquida 298

Patrimônio líquido 2.273

Dívida líquida / Patrimônio líquido 13,1%

2025 2026 2027 2028

58

173

126

CRI

CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CORPORATIVA
(R$ milhões)

10



Próximos Lançamentos

Fevereiro – 2026



R$ 563  mi VGV Total

R$ 225  mi VGV (% Even)

2.483 m² de terreno

3  a 5 suítes – 259 a 512 m²

12

Imagem em desenvolvimento, sujeita a alteração.

Itaim Bibi

JARDINS

ITAIM BIBI

ES
TU

DO
 P

REL
IM

IN
AR



PRIMAVERA

13

Imagem em desenvolvimento, sujeita a alteração.

Jardins

R$ 150  mi VGV Total

R$ 49 mi VGV (% Even)

1.288  m² de terreno

4 suítes – 395 m²

JARDINS

PARQUE 
IBIRAPUERA

ESTUDO PRELIM
INAR
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Imagem em desenvolvimento, sujeita a alteração.

Itaim Bibi

ITAIM BIBI

R$ 314 mi VGV Total

R$ 135 mi VGV (% Even)

1.500 m² de terreno

2 suítes – 150 a 246 m²

ES
TU

D
O

 P
RE

LI
M

IN
A

R



Últimas Aquisições

Fevereiro – 2026



AQUISIÇÕES 3T25

16

Largo da Batata  -  Pinheiros
Terrenos : 7.193 + 3.549 = 10.742 m²

Faria Lima

Aquisição: 
3T25

VGV (%Even): 
861 mi (50 % Even)

PINHEIROS

LARGO DA 
BATATA



AQUISIÇÕES 3T25

17

R.  Dr. Eduardo Souza Aranha -  
Vila Nova Conceição

Terreno : 4.418  m²

Eduardo Souza Aranha

Aquisição: 
3T25

VGV (%Even): 
376 mi (45% Even)

JARDINS

V.N. 
CONCEIÇÃO

ITAIM BIBI
PARQUE 

IBIRAPUERA



AQUISIÇÕES 3T25

18

Av. Brigadeiro Faria Lima – Jardim Europa
Terreno : 1.595 m²

Praça Morungaba

Aquisição: 
3T25

VGV (%Even): 
405  mi (75% Even)

JARDINS



AQUISIÇÕES 3T25

19

Av. República do L íbano -  Moema
Terreno : 2.504  m²

República do Líbano

Aquisição: 
3T25

VGV (%Even): 
335 mi ( 50 % Even)

PARQUE 
IBIRAPUERA

MONTE    
LÍBANO



AQUISIÇÕES 4T25

20

Alameda Franca -  Jardins
Terreno : 2.325  m²

Franca II

Aquisição: 
4T25

VGV (%Even): 
343 mi (75% Even)

Hospital das 
Clínicas

Pacaembu

MASP



ÚLTIMAS AQUISIÇÕES

A
V

. FA
R

IA
 LIM

A

AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK

JARDINS

R. DR. EDUARDO 
DE SOUZA ARANHA

ITAIM BIBI

PARQUE 
IBIRAPUERA

MONTE    
LÍBANO

PARQUE 
DO POVO

SHOPPING      
JK IGUATEMI

SHOPPING 
IGUATEMI

E.C. PINHEIROS

LARGO DA 
BATATA

Faria Lima
VGV (%Even):  861 mi

Praça Morungaba
VGV (%Even): 405 mi

Eduardo Souza Aranha
VGV (%Even): 376 mi

Franca II
VGV (%Even): 454 mi

República do Líbano
VGV (%Even): 335 mi

21

Total: R$ 2,4 bilhões 
em VGV potencial 

(% Even)



PRÓXIMO CICLO 
...

22



Atuação no segmento de alto  padrão  
nos bairros mais nobres  de São Paulo

23

O que esperar para os próximos anos …

Resultados adicionais da parceria com 
a RFM , com os primeiros lançamentos 

realizados em  2024 e 2025

Recomposição das margens  com 
contribuições positivas da margem REF, de 
estoque e dos novos lançamentos

Manutenção da disciplina financeira  com 
otimização da alocação de capital

ROE  como principal indicador de gestão e 

pagamento recorrente de dividendos  

 

Estrutura administrativa enxuta

Otimização das despesas comerciais/clientes

Controle rigoroso de custos com alta previsibilidade

Maior controle das vendas com imobiliárias próprias



Q&A

24
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Results

February – 2026



\

LAUINCHES
(% Even PSV – R$ million)

SALES
(% Even PSV – R$ million )

NET REVENUE
(R$ million)

9M24¹ 9M25

1,707
1,436

-16%

2024¹ 2025

1,387

2,031

+46%

NET INCOME²
(R$ million)

GROSS PROFIT &
ADJUSTED MARGIN
(R$ million)

459
363

30.7

9M24¹

30.0

9M25

-21%

CASH GENERATION
(R$ million)

3

KEY INDICATORS

3791,783

1,853

2024 ¹

2,497

2025

3,636

2,876

+35%

Launches (partners) Launches (% Even)

164
220

9M24¹ 9M25

+34%

Annualized 9M25 
ROE

14.8%

212
140

9M24¹ 9M25

-34%

3Q25 adj. mg       37.0%
Backlog mg 34.9 %
Inventory mg    34.6%

¹ For comparative purposes, we use Even ex-Melnick data for 2024 figures .
² Comprehensive net income, considering the effects of Equity stake sales, recognized directly in shareholder’s Equity movements and not recorded in the Income Statement . It excludes the R $ 42 million increase in 2Q 24,
reversed in 3Q 24, related to the effect of minority partners’ shares (SCPs), allocated as financial charges and deferred in proportion to sales .

Record number 
of launches       

% Even



\

PROFITABILITY

4

NET INCOME AND PROFITABILITY TRACK RECORD
(R$ million)

46 46 43 39

53

73

38
30

81

49

90

8.1%

1Q23

7.6%

2Q23

9.2%

3Q23

12.4%

4Q23

12.2%

1Q24

13.0%

2Q24*

12.1%

3Q24*

11.8%

4Q24

12.6%

1Q25

10.9%

2Q25

13.0%

3Q25

ROE LTM Even ex -Melnick net income¹

*Excludes the impact of minority shareholders (SCPs) portion, allocated as financial expenses and deferred in proportion to sales made in 2Q 24, subsequently reclassified as minority shareholder’s share, impacting 3Q 24 results ..
¹ Comprehensive net income, considering the effects of Equity stake sales, recognized directly in shareholder’s Equity movements and not recorded in the Income Statement .

Annualized 
9M25 ROE

14,8%



4Q25 LAUNCH

5

Dr. Melo Alves, 555 – Jardins neighborhood. 530 to 1,560 m² sqm

R$ 78 7 mi Total PSV

R$ 260 mi % Even PSV



CANCELLATIONS
(% Even PSV - R$ million)

SALES & CANCELLATIONS

53 68 52 70 36

203 226

4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 2024 2025

Cancellations (% Even)

6

NET SALES
(% Even PSV - R$ million)

212 246 224
99

462
158 218

722

334

13%

31%

50%

17%

11% 9% 8%
4% 12%

13%

19%

13%

4Q24

N/D*

1Q25 2Q25 3Q25

61 1,053

2024

1,001

1,031

2025

369
442

821

523

1,387

2,031

4Q25

+46%

Launches SoS*

Inventory SoS

Consolidated SoS

Launches sales (% Even)

Inventory sales (% Even)

12%

*In 1Q 25 there were no launches in São Paulo .



• In the 4th quarter of 2025 , we delivered a Project in São Paulo, with R $ 85 million in PSV (% Even) and 161units delivered .

DELIVERIES

7

899

322
390 399

85

757
454

870

275
161

4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25

2,131

2024

1,760

2025 Next 12 
months 

(estimated)

1,636

1,196

~ 1,700

Units Delivered PSV (% Even)
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INVENTORY AT MARKET VALUE BY DELIVERY YEAR                                                                  
( % Even PSV - R$ million)

CONCLUDED INVENTORY EVOLUTION
(% Even PSV - R$ million)

% SOLD BY DELIVERY YEAR

3 Q25 INVENTORY

88 %

355

424

91

60

Concluded 
inventory 2Q25

Inventory 
deliveries 3Q25

Cancellations*

-82

Sales of 
concluded 
inventory

Concluded 
inventory 3Q25

79%

76%

53%

38%

40%

21%

24%

47%

62%

60%

2025 to
be delivered

2026

2027

2028

2029

% Sold % Inventory

12%

INVENTORY BY TYPE

89% Luxury/High -end

4%

Upper -middle

2%
Compact

6%
Affordable

0,2%Commercial

12% of total 
inventory

8

424

376
368

464

3,216

3Q25 
Market 
value 

inventory

102

2025 to be 
delivered

2026 2027 2028 2029

3,640

1,907

Concluded inventory PSV % Even Under construction inventory PSV % Even

* Considering only cancellations of completed units.



3Q25 LAND BANK

LAND BANK PORTFOLIO EVOLUTION
(% Even PSV - R$ million)

9

79%

12%

8%

Luxury/High -end

Upper -middle

1%Compact

Others

326

2Q25 Land bank

-1,452

3Q25 Launches

1,978

3Q25 
Acquisitions

PSV Adjustment 3Q25 Land bank

3,186

4,038

LAND BANK COMPOSITION
(% Even PSV - R$ million)

The land bank is located in the 
best neighborhoods in the 
South and west of SP

PSV (% Even) :R$ 4.0 bi



CASH GENERATION
(R$ million)

186

143
166

67

-94

3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25

Cash generation (cash burn) 3Q25 2025

Initial net debt (cash) 202.4 412.1

Final net debt (cash) 298.1 298.1

Cash generation (cash burn) (95.7) 114.0

Dividends - -

Stock buybacks 1.9 26.0

Operating cash generation                                          

(ex-dividends and buybacks)
(93.7) 140.1

Even financial structure (R$ million)

Production SFH 553

Production CRI 200

Corporate CRI 357

Gross debt 1,111

Cash 813

Net debt 298

Equity 2,273

Net debt / Equity 13.1%

2025 2026 2027 2028

58

173

126

CRI

CORPORATE DEBT AMORTIZATION FLOW
(R$ million)

10

3Q25 CAPITAL STRUCTURE & CASH GENERATION



Next Launches

February – 2026



R$ 563 mi Total PSV

R$ 225 mi % Even PSV

2,483 sqm land size

12

Itaim Bibi

JARDINS

ITAIM BIBI

Project under development, subject to change.

3 to 5 suites – 259 to 512 sqm

U
N

DER
 D

EV
EL

O
PM

EN
T



PRIMAVERA

13

Jardins

R$ 150 mi Total PSV

R$ 49 mi % Even PSV

1,288 sqm land size

4 suites – 395 sqm

JARDINS

PARQUE 
IBIRAPUERA

Project under development, subject to change.

UNDER DEVELO
PMENT
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Itaim Bibi

ITAIM BIBI

R$ 314 mi Total PSV

R$ 135 mi % Even PSV

1,500 sqm land size

2 suites – 150 to 246 sqm

Project under development, subject to change.

U
N

DER
 D

EV
EL

O
PM

EN
T



Latest acquisitions

February – 2026



3Q25 ACQUISITIONS

16

Largo da Batata - Pinheiros
Land size : 7,193 + 3,549 = 10,742 sqm

Faria Lima

Acquisition: 
3Q25

%Even PSV: 
861 mi (50 % Even)

PINHEIROS

LARGO DA 
BATATA



3Q25 ACQUISITIONS

17

R.  Dr. Eduardo Souza Aranha -
Vila Nova Conceição
Land size : 4,418 sqm

Eduardo Souza Aranha

Acquisition: 
3Q 25

%Even PSV: 
376 mi (45% Even)

JARDINS

V.N. 
CONCEIÇÃO

ITAIM BIBI
PARQUE 

IBIRAPUERA



18

Av. Brigadeiro Faria Lima – Jardim Europa
Land size : 1,595 sqm

Praça Morungaba

Acquisition: 
3Q25

%Even PSV: 
405 mi (75% Even)

JARDINS

3Q25 ACQUISITIONS



19

Av. República do L íbano -  Moema
Terreno : 2,504  sqm

República do Líbano

Acquisition : 
3Q 25

%Even PSV: 
335 mi ( 50 % Even)

PARQUE 
IBIRAPUERA

MONTE    
LÍBANO

3Q25 ACQUISITIONS



20

Alameda Franca - Jardins
Land size : 2,325 sqm

Franca II

Acquisition: 
4Q25

%Even PSV: 
343 mi (75% Even)

Hospital das 
Clínicas

Pacaembu

MASP

4Q25 ACQUISITIONS



A
V

. FA
R

IA
 LIM

A

AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK

JARDINS

R. DR. EDUARDO 
DE SOUZA ARANHA

ITAIM BIBI

PARQUE 
IBIRAPUERA

MONTE    
LÍBANO

PARQUE 
DO POVO

SHOPPING      
JK IGUATEMI

SHOPPING 
IGUATEMI

E.C. PINHEIROS

LARGO DA 
BATATA

Faria Lima
%Even PSV:  861 mi

Praça Morungaba
%Even PSV: 405 mi

Eduardo Souza Aranha
%Even PSV: 376 mi

Franca II
%Even PSV: 454 mi

República do Líbano
%Even PSV: 335 mi

21

LATEST ACQUISITIONS

Total: R$ 2,4 billion 
in potential PSV     

(% Even)



NEXT CYCLE ...

22



Presence in the high - end segment in 
São Paulo’s most upscale neighborhoods

23

Strategic Outlook

Additional results from the pa rtnership 
with RFM, with the first launches 

delivered in 2024 and 2025

Margin recovery supported by positive 
contributions from backlog, inventory, and 
upcoming launch margins

ROE as the main management indicator and 

recurring dividend distribution

Lean administrative structure

Optimization of commercial/client expenses

Strict cost control with high predictability

Greater control of sales through in- house brokerage 
operations

Maintenance of financial discipline with 
optimized capital allocation



Q&A

24
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