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Resultados

Fevereiro - 2026 ellen



PRINCIPAIS INDICADORES

LANCAMENTOS VENDAS LIQUIDAS
(VGV % Even - RS milh&es) P (VGV % Even - RS milhdes)
! Recorde de ‘i
3.636 i langamentos |
2876 i % Even j

2.031

1.387 .

2024 2025 2024! 2025
Lancamentos (parceiros) [ Lancamentos (% Even)

LUCRO BRUTO E LUCRO LIQUIDO?
MARGEM BRUTA AJUSTADA (RS milhGes)
(RS milhdes) I N
! Mgaj3T2s  37,0% [ ROE9M25 !
o oy | MgREF 34,9% | ! anualizado ;
30.7% SO0 i Mzdeestoque 34,6% E E 14,8% j

. h ' S
363
220

164 -

oM24! 9M25 oM24! 9M25

"Parafins de comparacao, utilizamos dados Even ex-Melnick para os numeros de 2024.

RECEITA LIQUIDA

(RS milhdes)

1.707 @ 1

1436

oM24' 9M25

GERACAO DE CAIXA

(RS milh&es)

212 @ 1

9Mm24" 9M25

? Lucro liquido abrangente, considerando efeitos de vendas de participacdes societérias, reconhecido diretamente na variagdo do Patrimdnio Liquido e ndo transitado no DRE. Exclui incremento de RS 42 milhdes no 2T24,

estornado no 3T24, referente a efeitos de parcela de sdcios minoritarios (SCPs) alocada como encargos financeiros e diferida na proporgdo das vendas.



RENTABILIDADE

(RS milhdes)

12,6% 13,0%
11,8%

10,9%

1T23 2123 3723 4723 1124 2T24* 3T24* 4724 1125 2125 3725

— ROELTM [} Lucro liquido Even ex-Melnick’

*Exclui efeitos de parcela de sécios minoritarios (SCPs) alocada como encargos financeiros e diferida na proporgdo das vendas.
"Lucroliquido abrangente, considerando efeitos de vendas de participacdes societarias, reconhecido diretamente na variacdo do Patriménio Liquido e ndo transitado no DRE



LANCAMENTO 4725
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RS 787 mi vGV Total
RS 260 mi VGV (% Even)

Dr. Melo Alves, 555 - Bairro Jardins. De 530 a 1.560 m?*



VENDAS & DISTRATOS

VENDAS LIQUIDAS
(VGV % Even - RS milhdes)

2

4724 17125 2125 3725 4725 2024 2025

= VSO Lancamento* [l Vendas de lancamento (% Even)
— VSO Estoque Bl VVendas de estoque (% Even)
= = VSO Trimestral

*N&o houve lancamentos no 1T25.

DISTRATOS
(VGV % Even - RS milhdes)

53 68 52 70 36
e B seess B e

4T24 1125  2T25 3T25 47125
Il VGV Distratado (% Even)

203 226

2024 2025



ENTREGAS

No 4° trimestre de 2025 foi entregue um empreendimento em S&o Paulo com VGV de RS 85 milhdes, somando 161 unidades entregues.

2131
1.760
~1700
1.636
870
ey 454
2/ 161 1196
899
390 399
322
85
4724 1725 27125 3T25 4725 2024 2025 Proximos
12 meses
(estimado)

Unidades [l] VGV Entregue (% Even)



ESTOQUE 3T25

ESTOQUE A VALOR DE MERCADO POR ANO DE PREVISAO DE CONCLUSAO EVOLUGAO ESTOQUE CQNCLUI'DO
(VGV % Even - RS milhdes) (VGV % Even - RS milhdes)

i /\ 7777777777777

. I 91

K 102 S—

| | 376 .

: | 300 .

: | 104 1907
Estoque 2025a 2026 2027 2028 2029 Estoque Entregasde Distratos* Vendas estoque Estoque
avalor de entregar concluido 2T25  estoque 3T25 concluido concluido 3T25
mercado * Considerando apenas distratos de unidades prontas.

3725

VGV das unidades concluidas % Even [Jl| VGV das unidades em construcéo % Even PERCENTUAL VENDIDO DOS EMPREENDIMENTOS SEPARADOS

PELO ANO DE PREVISAO DE CONCLUSAO (%)
ESTOQUE PORTIPOLOGIA

2025 o
a entregar /9% 21%
2026 76% 24%
Luxo/Alto
‘ 2027 53% 47%

Comercial

Econdmico 2028 38% 62%

Compactos

Médio-Alto 2029 40% 60%

Il % Vendido B % Estoque



BANCO DE TERRENOS 3T25

Terrenos localizados nos

~ ! s
ﬁ_ VGV o Even): R$ 4'0 bi melhores bairros das

zonas sul e oeste de SP

EVOLUCAO DO BANCO DE TERRENOS COM POSIC;AO DO BANCO DETERRENOS
(% VGV Even - RS milhdes) (% VGV Even - RS milhdes)

4.038

Outros

Compactos
Luxo/Alto

Medio-Alto

Banco do Lancamentos Aquisicdes3T25  Ajustes VGV Banco de
Terrenos 2125 3725 Terrenos 3T25



ESTRUTURA DE CAPITAL & GERACAO DE CAIXA 3T25

Estrutura de capital Even (R$ milhges) Geragao (consumo) de caixa 3T25 2025
Producéo SFH 553 Divida (caixa) liquida inicial 202,4 4121
Producéo CRI 200 Divida (caixa) liquida final 2981 298,1
CRI Corporativo 357 Geragao (consumo) de caixa (95,7) 114,0
Divida bruta 1.111 Bl . .
Caixa il Recompra de acoes 1,9 26,0
Divida liquida 298 Geragao (consumo) de caixa operacional (93.7) 140 1
Patriménio liquido 2973 (ex-dividendos e recompra de acgoes) ’ ’
Divida liquida / Patrimdnio liquido 13,1%

(RS milhdes) (RS milhdes)

166

143

126
67

2025 2026 2027 2028 -94
B cRi 3124 4724 1725 2725 3125




Proximos Lancamentos

Fevereiro - 2026 ellen



erven RENATO

Itaim Bibi

RUA

o DN ‘5\)
RS 563 mi vV Total
RS 225 mi VGV (% Even) 3 a5 suites-259 a512 m?
2.483 m? de terreno
Imagem em desenvolvimento, sujeita a alteragao.
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RFMPRIMAVERA

RS 150 mi VGV Total
RS 49 mi VGV (% Even) 4 suites - 395 m’
1288 m2 de terreno

Imagem em desenvolvimento, sujeita a alteracao.

JARDINS

Jardins

PARQUE @

IBIRAPUERA °
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RFM JANO
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RS 314 mi vGV Total
RS 135 mi VGV (% Even)
1.500 mz de terreno

Itaim Bibi

2 suites - 150 a 246 m?

Imagem em desenvolvimento, sujeita a alteragao.
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Ultimas Aquisicoes

Fevereiro - 2026 ellen



AQUISICOES 3T25

- j o ¥ = Ay = S - JoséMoreira
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Aquisigao: e e
3725
VGV (%Even):

861 mi (50% Even)

1

Largo da Batata - Pinheiros
Terrenos: 7.193 + 3.549 =10.742 m*®




AQUISICOES 3T25

erven

B Eduardo Souza Aranha

Aquisicao:
3725

VGV (%Even):
376 mi (45% Even)

1

R. Dr. Eduardo Souza Aranha -
Vila Nova Conceigao
Terreno: 4.418 m?

5 PARQUE |
% IBIRAPUERA
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AQUISICOES 3T25
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AQUISICOES 4T25

B Francall
Aquisicao:
4T25 - ) S Popivegant 00
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ULTIMAS AQUISICOES

even

LARGO DA Faria Lima
BATATA VGV (%Even): 861 mi o REBOVER

o BELA CINTRA

)
> O
:
> % [e)
. >
2
>
)
|
SHOPPING Praga Morungaba ITAIM BIBI
[gBTENM VGV (%Even): 405 mi
[ ]
E.C. PINHEIROS ﬁp even 9
S
s PARQUE
Q ) IBIRAPUERA
PARQUE R.DR. EDUARDO v
DO POVO AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE SOUZA ARANHA b
%, MONTE &0
T LIBANO
(o)

|

SHOPPING

JKIGUATEMI even even

Eduardo Souza Aranha Republica do Libano
VGV (%Even): 376 mi VGV (%Even): 335 mi

Francall
VGV (%Even): 454 mi

even

Total: RS 2,4 bilhdes
em VGV potencial
(% Even)
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O que esperar para os préoximos anos ..

@ Atuacdo no segmento de alto padrao
nos bairros mais nobres de Sdo Paulo

@ Resultados adicionais da parceria com
a RFM, com os primeiros lancamentos

realizados em 2024 e 2025

@’ Recomposicao das margens com
contribuicdes positivas da margem REF, de
estoque e dos novos lancamentos

@ Estrutura administrativa enxuta
Otimizacao das despesas comerciais/clientes
Controle rigoroso de custos com alta previsibilidade

Maior controle das vendas com imobiliarias proprias

@ Manutencio da disciplina financeira com
otimizacao da alocacgao de capital

@ ROE como principal indicador de gestdo e
pagamento recorrente de dividendos

22






ellen ‘ Muito mais que morar
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Results

February - 2026 ellen



KEY INDICATORS

LAUINCHES SALES NET REVENUE

(% Even PSV - RS million) (% Even PSV - RS million) (RS million)

3,636

______________________

AY
I 1
! Record number |
1 1
! of launches !
1 1
! % Even !
\ 7

o —— .
\ 2,031 1707

1,436

2,876

1,387 .

2024! 2025 2024’ 2025 oM24! 9M25
Launches (partners) [ Launches (% Even)

GROSS PROFIT & NET INCOME? CASH GENERATION
ADJUSTED MARGIN (RS million) (RS million)
(RS million) ¢ N,

3Q25adjmg 37.0%
Backlogmg 34.9%
Inventorymg  34.6%

|
M wo — @

oM24! 9M25 oM24! 9M25 9M24" 9M25

'For comparative purposes, we use Even ex-Melnick data for 2024 figures.
? Comprehensive net income, considering the effects of Equity stake sales, recognized directly in shareholder’s Equity movements and not recorded in the Income Statement. It excludes the RS 42 million increase in 2Q24,
reversed in 3Q24, related to the effect of minority partners’ shares (SCPs), allocated as financial charges and deferred in proportion to sales.

30.0

———————————

S
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4
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PROFITABILITY

(RS million)

12.6% 13.0%
11.8%

10.9%

1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Qz4x 3Q2z4* 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25

— ROELTM [} Even ex-Melnick net income'

*Excludes the impact of minority shareholders (SCPs) portion, allocated as financial expenses and deferred in proportion to sales made in 2Q24, subsequently reclassified as minority shareholder’s share, impacting 3Q24 results..
'Comprehensive netincome, considering the effects of Equity stake sales, recognized directly in shareholder’s Equity movements and not recorded in the Income Statement.



4Q25 LAUNCH

""llllmllﬂlmnmm ==

T

Dr. Melo Alves, 555 - Jardins neighborhood. 530 to 1,560 m? sgm

MELO ALVES
555

RS 787 mi Total Psv
RS 260 mi % Even Psv



SALES & CANCELLATIONS

NET SALES CANCELLATIONS
(% Even PSV - RS million) (% Even PSV - RS million)

2

203 226
eees EEEE e B e
40Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 2024 2025 40Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 2024 2025
Launches SoS* I Launches sales (% Even) Il Cancellations (% Even)
Inventory SoS Il nventory sales (% Even)

= = Consolidated SoS

*In1Q25 there were no launches in Séo Paulo.



DELIVERIES

e Inthed4th quarter of 2025, we delivered a Project in Sdo Paulo, with RS 85 million in PSV (% Even) and 161 units delivered.

2131
1,760
1636 ~1700
870
ey 454
275 161 1196
899
390 399
322
85
4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 2024 2025 Next 12
months

(estimated)
Units [} Delivered PSV (% Even)



3Q25 INVENTORY

INVENTORY AT MARKET VALUE BY DELIVERY YEAR
(% Even PSV - RS million)

Po12% 1 | 88% |
i j\
e R
N
T 464 1907
3Q25 1 2025to be 2026 2027 2028 2029
Market delivered
value
inventory

Concluded inventory PSV % Even [Jll Under construction inventory PSV % Even

INVENTORY BY TYPE

Luxury/High-end

Commercial
Affordable

Compact
Upper-middle

CONCLUDED INVENTORY EVOLUTION
(% Even PSV - RS million)

12% of total
inventory

Concluded Inventory Cancellations* Sales of Concluded
inventory 2Q25  deliveries 3Q25 concluded inventory 3QQ25
* Considering only cancellations of completed units. Inventory
% SOLD BY DELIVERY YEAR
2025t0 o
be delivered /9% 21%
2026 76% 24%
2027 53% 47%
2028 38% 62%
2029 40% 60%

Il % Sold B % Inventory



3Q25 LAND BANK

The land bankis located in the

Y ! e
@- PSV % Eveni: Rs 4.0 bi best neighborhoods in the

South and west of SP

LAND BANKPORTFOLIO EVOLUTION LAND BANKCOMPOSITION
(% Even PSV - RS million) (% Even PSV - RS million)

Others

Compact .
Luxury/High-end

Upper-middle

2Q25 Land bank 3Q25 Launches 3025 PSV Adjustment 3Q25 Land bank
Acquisitions



Production SFH 553
Production CRI 200
Corporate CRI 357
Gross debt 1,111
Cash 813
Net debt 298
Equity 2,273
Net debt / Equity 13.1%
(RS million)
173
126
58
2025 2026 2027 2028

3Q25 CAPITAL STRUCTURE & CASH GENERATION

Even financial structure (R$ million)

Cash generation (cash burn) 3Q25 2025
Initial net debt (cash) 202.4 4121
Final net debt (cash) 298.1 298.1
Cash generation (cash burn) (95.7) 114.0
Dividends - -
Stock buybacks 1.9 26.0
Operating cash generation
(ex-dividends and buybacks) (ki) WL

(RS million)
186
166
143
67
-94
3Q24 4024 1Q25 2Q25 3Q25

10



Next Launches

February - 2026 ellen



erven RENATO

RS 563 mi Total PSV
RS 225 mi % Even PSV
2,483 sSgMm landssize

3 to 5 suites - 259 to 512 sqm

Project under development, subject to change.

JARDINS

Itaim Bibi

12



RFMPRIMAVERA

RS 150 mi Total PSV
RS 49 mi % Even PSV 4 suites - 395 sqm
1,288 sSgM land size

Project under development, subject to change.

Jardins

PARQUE @

IBIRAPUERA °

13



RFM JANO
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RS 314 mi Total PSV
RS 135 mi % Even PSV
1,500 sSgMm land size

2 suites - 150 to 246 sqm

ITAIM BIBI

Project under development, subject to change.

Itaim Bibi

14



Latest acquisitions

February - 2026 ellen



3Q25 ACQUISITIONS

erven

B FariaLima

Acquisition:
3Q25

%Even PSV:
861 mi (50% Even)

1

Largo da Batata - Pinheiros
Land size: 7193 + 3,549 =10,742 sqm

JoséMoreira
4,

-
PINHEIROS
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3Q25 ACQUISITIONS

erven

B Eduardo Souza Aranha

Acquisition:
3Q25

%Even PSV:
376 mi (45% Even)

1

R. Dr. Eduardo Souza Aranha -
Vila Nova Conceigao
Land size: 4,418 sqm

PARQUE

7% IBIRAPUERA ®

17



3Q25 ACQUISITIONS

back §teakhou_
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B Praca Morungaba
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4Q25 ACQUISITIONS

B Francall

Acquisition:
4Q25

%Even PSV:
343 mi (75% Even)

1

Alameda Franca - Jardins
Land size: 2,325 m?

Hospital das
Clinicas @
. -

=

CERQUEIRA
\ CESAR

o~

P
c

-~ £ ¢

A 'Y
asa'Santa Luzx§

Sy

A
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Salles- IMS'Paulista
R
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LARGO DA
BATATA

=)

||
SHOPPING
IGUATEMI

[
E.C. PINHEIROS %P

PARQUE
DO POVO
Q
(]

SHOPPING
JKIGUATEMI

LATEST ACQUISITIONS

even

Faria Lima
%Even PSV: 861 mi A\/,REBOUQP‘S

o BELA CINTRA

P
> %‘fﬁ\
< =
;
0 JARDINS ®
—
<
>
Pragca Morungaba
%Even PSV: 405 mi ITAIM BIBI
S
% PARQUE
‘2&, IBIRAPUERA
3
Q
R.DR.EDUARDO ¥
AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE SOUZA ARANHA Oo
%, MONTE &0
3 LIBANO
Eduardo Souza Aranha Republica do Libano
%Even PSV: 376 mi %Even PSV: 335 mi

Francalll
%Even PSV: 454 mi

even

Total: RS 2,4 billion
in potential PSV
(% Even)
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Strategic Outlook

@ Presence in the high-end segment in
Sao Paulo’s most upscale neighborhoods

@ Additional results from the partnership
with RFM, with the first launches
delivered in 2024 and 2025

@ Margin recovery supported by positive
contributions from backlog, inventory, and
upcoming launch margins

@ Lean administrative structure
Optimization of commercial/client expenses
Strict cost control with high predictability

Greater control of sales through in-house brokerage
operations

@ Maintenance of financial discipline with
optimized capital allocation

@ ROE as the main management indicator and
recurring dividend distribution

22






ellen ‘ Muito mais que morar
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