PT

Essa videoconferéncia sera em portugués, com traducao
simultanea para o inglés.

Alteracdo de Idioma: para acessar a traducdo simultanea,
clique no botéo Interpretation, na parte inferior direita da
tela, e escolha o idioma “Inglés”.

Para fazer perguntas: clique no icone Q&A ou Levantar a
Maé&o e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser
anunciado, uma solicitacdo para ativar seu microfone
aparecera na tela e, entdo, vocé deve ativar o seu
microfone para fazer perguntas. Orientamos que as
perguntas sejam feitas todas de uma unica vez.

ﬂ, Raise Hand

EN

The following presentation will be held in Portuguese,
with simultaneous translation to English.

Language settings: to enable the English simultaneous
translation, click on the Interpretation button, at the
bottom right of the screen, and choose the “English”
option.

To ask guestions: please click on the Q&A icon or Raise
Hand and write your question. If announced, a request to
activate your microphone will show up on your screen;
then, you should enable your audio to ask your question.
We kindly ask you to make all questions at once.

Facasua pergunta

Traducao
Simultanea

Simultaneous
Translation

nterp retation

Ask your question
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PRINCIPAIS INDICADORES

LANCAMENTOS VENDAS LIQUIDAS RECEITA LIQUIDA

(VGV % Even - R$ milhdes) (VGV % Even - R$ milhdes) (R$ milhdes)

; 60—
2495 1707
1509

, 1436
-1.017 . u

oaM24! 9M25 oM241 o9M25 oaM24! o9M25
Lancamentos (parceiros) [l Lancamentos (% Even)
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! Para fins de comparacéo, utilizamos dados Even ex-Melnick para os nimeros de 2024.

2 Lucro liquido abrangente, considerando efeitos de vendas de participacdes societarias, reconhecido diretamente na variagdo do Patrimoénio Liquido e ndo transitado no DRE. Exclui incremento de R$ 42 milhdes no 2724,
estornado no 3724, referente a efeitos de parcela de sdcios minoritarios (SCPs) alocada como encargos financeiros e diferida na proporgao das vendas.




RENTABILIDADE

(R$ milhdes)

12,6% 13,0%
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— ROELTM [} Lucroliquido Even ex-Melnickt

*Exclui efeitos de parcela de sécios minoritarios (SCPs) alocada como encargos financeiros e diferida na proporcéo das vendas.
'Lucro liquido abrangente, considerando efeitos de vendas de participagdes societarias, reconhecido diretamente navariagdo do Patriménio Liquido e néo transitado no DRE
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VENDAS & DISTRATOS

VENDAS LIQUIDAS DISTRATOS
(VGV % Even - R$ milhdes) (VGV % Even - R$ milhdes)
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* Ndo houve langcamentos no 1T25.



ENTREGAS

No 3° trimestre de 2025 foram entregues dois empreendimentos em Sdo Paulo com VGV de R$ 399 milhdes, somando 275 unidades entregues.
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VGV Total
VGV (% Even)

Unidades

ENTREGAS 3725

R$ 334 mi
R$ 334 mi
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PORTUGAL

VGV Total
VGV (% Even)

Unidades

R$ 64 mi
R$ 64 mi
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ESTOQUE

ESTOQUE A VALOR DE MERCADO POR ANO DE PREVISAO DE CONCLUSAO EVOLUGAO ESTOQUE C_O[\ICLUI'DO
(VGV % Even - R$ milhGes) (VGV % Even - R$ milhdes)

_______________________
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424 :
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: | 365 .
: | 264 1907
3.216 -
Estoque 2025a 2026 2027 2028 2029 Estoque Entregas de Distratos* Vendas estoque Estoque
avalorde entregar concluido 2T25  estoque 3725 concluido concluido 3725
mgfl'cza};'?o * Considerando apenas distratos de unidades prontas.

PERCENTUAL VENDIDO DOS EMPREENDIMENTOS SEPARADOS

VGV das unidades concluidas % Even [l VGV das unidades em construg&o % Even N =
PELO ANO DE PREVISAO DE CONCLUSAO (%)

ESTOQUE POR TIPOLOGIA

2025
aentregar /9% 21%
2026 76% 24%
Luxo/Alto
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BANCO DE TERRENOS

Terrenos localizados nos

E;%,_ VGV o Even): R$ 4’0 bl % 23 terrenos/fases melhores bairros das

zonas sul e oeste de SP

EVOLUCAO DO BANCO DE TERRENOS COMPOSICAO DO BANCO DE TERRENOS
(% VGV Even - R$ milhdes) (% VGV Even - R$ milhdes)

Outros

Compactos
Luxo/Alto

Médio-Alto

Banco do Lancamentos Aquisic0es3T25 Ajustes VGV Banco de
Terrenos 2725 3725 Terrenos 3725
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ESTRUTURA DE CAPITAL & GERAGCAO DE CAIXA

Estrutura de capital Even (R$ milhges) Geragao (consumo) de caixa 3T25 2025
Producéo SFH 553 Divida (caixa) liquida inicial 202,4 4121
Producéo CRI 200 Divida (caixa) liquida final 2981 298,1
CRI Corporativo 357 Geragao (consumo) de caixa (95,7) 114,0
Divida bruta 1.111 Bl _ .
Caixa e Recompra de acoes 1,9 26,0
Divida liquida 298 Geragao (consumo) de caixa operacional (93.7) 140 1
Patriménio liquido 2973 (ex-dividendos e recompra de acgoes) ’ ’
Divida liquida / Patrimdnio liquido 13,1%

(R$ milhdes) (R$ milhdes)

166

143

126
67

2025 2026 2027 2028
3T24 4724 1T25 2725 3T25




PT

Para fazer perguntas: clique no icone Q&A ou
Levantar a Mao e escreva sua pergunta, para
entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitacao
para ativar seu microfone aparecera na tela e,
entao, vocé deve ativar o seu microfone para
fazer perguntas. Orientamos que as perguntas
sejam feitas todas de uma unica vez.

ﬂ, Raise Hand

EN

To ask questions: please click on the Q&A or
Raise Hand icon and write your question. If
announced, a request to activate your
microphone will show up on your screen; then,
you should enable your audio to ask your
question. We kindly ask you to make all
questions at once.

Facasua pergunta

Traducao
Simultanea

Simultaneous
Translation

Ask your question
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OUTROS AVISOS

Este material € uma apresentacdo de informacdes gerais de Even Construtora e Incorporadora S.A. (“Even”) e suas subsidiarias,
controladas e coligadas (em conjunto, "Companhia”) na presente data. Este material foi preparado exclusivamente para
apresentacoes relacionadas a divulgacao de resultados e apresentacao institucional da Companhia no Brasil e exterior. Tratam-se de
informacgdes resumidas, sem intencéo de serem completas. Nao fazemos nenhuma declaracéo, implicita ou explicita, e ndo damos
garantia quanto a correcao, adequacédo ou abrangéncia dessas informacoes.

Esta apresentacdo contém declaracdes futuras e informacgdes relacionadas a Even que refletem as visdes atuais e/ou expectativas
da Companhia e de sua administracdo com respeito a sua performance, seus negocios e eventos futuros. Declaracdes prospectivas
incluem, sem limitacdo, qualquer declaracdo que possua previsao, indicacdo ou estimativas e projecdes sobre resultados futuros,
performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos”, "antecipamos”, "esperamos”, "estimamos", "projetamos”, entre
outras palavras com significado semelhante. Tais consideragdes futuras dependem, substancialmente, de mudancas nas condicdes
de mercado, regras governamentais, pressdes da concorréncia, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros
fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgacédo pela Even e estdo, portanto, sujeitas a mudanca sem aviso

prévio.

Em nenhuma circunstancia, nem a Even, nem suas subsidiarias, controladas e coligadas, conselheiros, diretores, agentes ou
funcionarios serdo responsaveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisdo de investimento tomada com base
nas informacdes e declaracdes presentes nesta apresentacao, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou especifico.
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OUTROS AVISOS

Esta apresentacdo ndo constitui oferta, convite ou solicitacdo de oferta de subscricdo ou compra de quaisquer valores mobiliarios.
Além disso, nem esta apresentacdo, nem seu conteudo constituem a base de qualquer contrato ou compromisso de qualquer
espécie.

O mercado e as informacoes de posicao competitiva, incluindo projecoes de mercado citadas ao longo desta apresentacao, foram
obtidas por meio de pesquisas internas, pesquisas de mercado, informacdes de dominio publico e publicacbes empresariais. Apesar
de ndo termos razéo para acreditar que qualquer dessas informacdes ou relatérios sejam imprecisos em qualquer aspecto relevante,
ndo verificamos independentemente a posicdo competitiva, posicdo de mercado, taxa de crescimento ou qualquer outro dado
fornecido por terceiros ou outras publicagcdes da industria. A Even, os acionistas vendedores, os agentes de colocacdo e os
coordenadores nao se responsabilizam pela veracidade de tais informacdes.

Esta apresentacdo e seu conteudo séo informacoes de propriedade da Companhia e ndo podem ser reproduzidas ou circuladas,
parcial ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito da Even.

Todos os numeros relativos as demonstracoes de resultados aqui divulgados, exceto quando expressamente ressalvado, estdo
divulgados com base nas praticas contdbeis adotadas posteriormente a regulamentacédo da Lei n° 11.638/07, que compreendem as
praticas contdbeis previstas na legislacdo societaria brasileira e os pronunciamentos, orientacdes e interpretacdes emitidos pelo
Comité de Pronunciamentos Contébeis (“CPC") e aprovados pela Comissao de Valores Mobiliarios (“CVM").
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even

Muito mais que morar
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PT

Essa videoconferéncia sera em portugués, com traducao
simultanea para o inglés.

Alteracdo de Idioma: para acessar a traducdo simultanea,
clique no botéo Interpretation, na parte inferior direita da
tela, e escolha o idioma “Inglés”.

Para fazer perguntas: clique no icone Q&A ou Levantar a
Maé&o e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser
anunciado, uma solicitacdo para ativar seu microfone
aparecera na tela e, entdo, vocé deve ativar o seu
microfone para fazer perguntas. Orientamos que as
perguntas sejam feitas todas de uma unica vez.

ﬂ, Raise Hand

EN

The following presentation will be held in Portuguese,
with simultaneous translation to English.

Language settings: to enable the English simultaneous
translation, click on the Interpretation button, at the
bottom right of the screen, and choose the “English”
option.

To ask guestions: please click on the Q&A icon or Raise
Hand and write your question. If announced, a request to
activate your microphone will show up on your screen;
then, you should enable your audio to ask your question.
We kindly ask you to make all questions at once.

Facasua pergunta

Traducao
Simultanea

Simultaneous
Translation

nterp retation

Ask your question
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KEY INDICATORS

LAUNCHES SALES NET REVENUE

(% Even PSV - R$ million) (% Even PSV - R$ million) (R$ million)

2,496 1,707 l
1.509 ’

1,436
Llllow .—l

oaM24! 9M25 oM241 o9M25 oaM24! o9M25
Launches (partners) [Jl] Launches (% Even)

GROSS PROFIT & NET INCOME? . CASH GENERATION
ADJUSTED MARGIN (R$ million) " Annualized 9M25 (R$ million)
(R$ million) Aols i
; 14.8% ;
30.7% 30.0% | 3Q25adimg 37.0% e g
i Backlogmg 34.9%
i Inventory mg 34.6%
------------------------------- 2

140

9M24! 9M25 9M24! 9M25 9M24" 9M25

I For comparative purposes, we use Even ex-Melnick data for 2024 figures.

2 Comprehensive net income, considering the effects of Equity stake sales, recognized directly in shareholder’s Equity movements and not recorded in the Income Statement. It excludes the R$ 42 million increase in 2Q24,
reversed in 3Q24, related to the effect of minority partners’ shares (SCPs), allocated as financial charges and deferred in proportion to sales.



PROFITABILITY

(R$ million)

12.6% 13.0%
11.8%

10.9%

1023 2Q23 3023 4023 1Q24 20Q24* 3Q24* 4Q24 1025 2025 3025
— ROELTM [} Even ex-Melnick net incomet

*Excludes the impact of minority shareholders (SCPs) portion, allocated as financial expenses and deferred in proportion to sales made in 2Q24, subsequently reclassified as minority shareholder’s share, impacting 3Q24 results..
LComprehensive net income, considering the effects of Equity stake sales, recognized directly in shareholder’s Equity movements and not recorded in the Income Statement.
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SALES & CANCELLATIONS

NET SALES CANCELLATIONS
(% Even PSV - R$ million) (% Even PSV - R$ million)
50%

1,509

19%

11% - =
= 9% 8% =~ ~ 3%

821

150 190
36 53 68 52 70
f——a § § § B
3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 9M24 9M25 3Q24 4Q24 1Q25 20Q25 3Q25 9M24 9M25
—— | aunches SoS* ¥ Launches sales (% Even) Il Cancellations (% Even)
= |nventory SoS Il nventory sales (% Even)

= = Consolidated SoS

*In 1Q25 there were no launches in Sdo Paulo.



In 3Q25, we delivered two projects in Sdo Paulo, with R$ 399 million PSV (% Even), totaling 275 units..

480

260

3Q24

757

899

4Q24

454

322

1Q25

870

390

2Q25

DELIVERIES

275

399

3Q25

Units [l PSV Delivered (% Even)

1,374

737

9M24

1,599

1111

9M25

~1,300

Next 12
months
(estimated)



Total PSV
PSV (% Even)

Units

DELIVERIES 3Q25

R$ 334 mi
R$ 334 mi
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PORTUGAL

Total PSV
PSV (% Even)

Units

R$ 64 mi
R$ 64 mi
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INVENTORY

INVENTORY AT MARKET VALUE BY DELIVERY YEAR
(% Even PSV - R$ million)

| 12% i . 88% |
3640 ! e A ™~
424
: L 102 B m
T 464 1,907
3,216
3Q25 ' 2025tobe 2026 2027 2028 2029
Market delivered
value
inventory

Concluded inventory PSV % Even [Jl] Under construction inventory PSV % Even

INVENTORY BY TYPE

Luxury/High-end

Commercial
Affordable

Compact
Upper-middle

CONCLUDED INVENTORY EVOLUTION
(% Even PSV - R$ million)

Concluded Inventory Cancellations* Sales of Concluded
inventory 2Q25 deliveries 3Q25 concluded inventory 3Q25
* Considering only cancellations of completed units. inventory
% SOLD BY DELIVERY YEAR
2025to
be delivered 9% 21%
2026 76% 24%
2027 53% 47%
2028 38% 62%
2029 40% 60%

Il % Sold ¥ % Inventory
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LAND BANK

The land bank is located in the

E;%,_ BSy/ (%Even): R$ 40 b| % 23 |and p|0t3/stages best neighborhoods in the

South and west of SP

LAND BANK PORTFOLIO EVOLUTION LAND BANK COMPOSITION
(% Even PSV - R$ million) (% Even PSV - R$ million)

Others

Compact )
Luxury/High-end

Upper-middle

2T25 Land bank 3T25 Launches 3T25 PSV Adjustment 3T25 Land bank
Acquisitions
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Even financial structure (R$ million)

CAPITAL STRUCTURE & CASH GENERATION

Production SFH 553
Production CRI 200
Corporate CRI 357
Gross debt 1,111
Cash 813
Net debt 298
Equity 2,273
Net debt / Equity 13.1%
(R$ million)
173
126
58
2025 2026 2027 2028

Cash generation (cash burn) 3Q25 2025
Initial net debt (cash) 202.4 4121
Final net debt (cash) 298.1 298.1
Cash generation (cash burn) (95.7) 114.0
Dividends - -
Stock buybacks 1.9 26.0
Operating cash generation
(ex-dividends and buybacks) (kL) [

(R$ million)
186
166
143
67
-94
30Q24 4Q24 1Q25 20Q25 3Q25
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PT

Para fazer perguntas: clique no icone Q&A ou
Levantar a Mao e escreva sua pergunta, para
entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitacao
para ativar seu microfone aparecera na tela e,
entao, vocé deve ativar o seu microfone para
fazer perguntas. Orientamos que as perguntas
sejam feitas todas de uma unica vez.

ﬂ, Raise Hand

EN

To ask questions: please click on the Q&A or
Raise Hand icon and write your question. If
announced, a request to activate your
microphone will show up on your screen; then,
you should enable your audio to ask your
question. We kindly ask you to make all
questions at once.

Facasua pergunta

Traducao
Simultanea

Simultaneous
Translation

Ask your question
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OUTROS AVISOS

Este material € uma apresentacdo de informacOes gerais de Even Construtora e Incorporadora S.A. (“Even”) e suas subsidiarias,
controladas e coligadas (em conjunto, "Companhia”) na presente data. Este material foi preparado exclusivamente para
apresentacoes relacionadas a divulgacao de resultados e apresentacao institucional da Companhia no Brasil e exterior. Tratam-se de
informacgdes resumidas, sem intencéo de serem completas. Nao fazemos nenhuma declaracédo, implicita ou explicita, e ndo damos
garantia quanto a correcao, adequacédo ou abrangéncia dessas informacoes.

Esta apresentacdo contém declaracdes futuras e informacgdes relacionadas a Even que refletem as visdes atuais e/ou expectativas
da Companhia e de sua administracdo com respeito a sua performance, seus negocios e eventos futuros. Declaracdes prospectivas
incluem, sem limitacdo, qualquer declaracdo que possua previsdo, indicacdo ou estimativas e projecdes sobre resultados futuros,
performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos”, "antecipamos”, "esperamos”, "estimamos”, "projetamos”, entre
outras palavras com significado semelhante. Tais consideragdes futuras dependem, substancialmente, de mudancas nas condicdes
de mercado, regras governamentais, pressdes da concorréncia, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros
fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgacédo pela Even e estdo, portanto, sujeitas a mudanca sem aviso

prévio.

Em nenhuma circunstancia, nem a Even, nem suas subsidiarias, controladas e coligadas, conselheiros, diretores, agentes ou
funcionarios serdo responsaveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisdo de investimento tomada com base
nas informacdes e declaracdes presentes nesta apresentacao, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou especifico.
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OUTROS AVISOS

Esta apresentacdo ndo constitui oferta, convite ou solicitacdo de oferta de subscricdo ou compra de quaisquer valores mobiliarios.
Além disso, nem esta apresentacdo, nem seu conteudo constituem a base de qualquer contrato ou compromisso de qualquer
espécie.

O mercado e as informacodes de posicao competitiva, incluindo projecoes de mercado citadas ao longo desta apresentacao, foram
obtidas por meio de pesquisas internas, pesquisas de mercado, informacdes de dominio publico e publicacbes empresariais. Apesar
de ndo termos razéo para acreditar que qualquer dessas informacdes ou relatérios sejam imprecisos em qualquer aspecto relevante,
nao verificamos independentemente a posicdo competitiva, posicdo de mercado, taxa de crescimento ou qualquer outro dado
fornecido por terceiros ou outras publicagcdes da industria. A Even, os acionistas vendedores, os agentes de colocacdo e os
coordenadores nao se responsabilizam pela veracidade de tais informacdes.

Esta apresentacdo e seu conteudo sé@o informacdes de propriedade da Companhia e ndo podem ser reproduzidas ou circuladas,
parcial ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito da Even.

Todos os numeros relativos as demonstractes de resultados aqui divulgados, exceto quando expressamente ressalvado, estdo
divulgados com base nas praticas contdbeis adotadas posteriormente a regulamentacédo da Lei n° 11.638/07, que compreendem as
praticas contdbeis previstas na legislacdo societaria brasileira e os pronunciamentos, orientacdes e interpretacdes emitidos pelo
Comité de Pronunciamentos Contébeis (“CPC") e aprovados pela Comissao de Valores Mobiliarios (“CVM").
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Muito mais que morar
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