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Essa videoconferéncia sera em portugués, com traducgao
simultanea para o inglés.

Alteracao de Idioma: para acessar a traducao simultanea,
cligue no botéo Interpretation, na parte inferior direita da
tela, e escolha o idioma “Inglés”.

Para fazer perguntas: cliqgue no icone Q&A e escreva sua
pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma
solicitacdo para ativar seu microfone aparecera na tela e,
entdo, vocé deve ativar o seu microfone para fazer
perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas
todas de uma unica vez.

Facasua pergunta

L o =

CEA

Askyour question

nter|

EN

The following presentation will be held in Portuguese,
with simultaneous translation to English.

Language settings: to enable the English simultaneous
translation, click on the Interpretation button, at the
bottom right of the screen, and choose the “English”
option.

To ask questions: please click on the Q&A icon and write
your question. If announced, a request to activate your
microphone will show up on your screen; then, you should
enable your audio to ask your question. We kindly ask you
to make all questions at once.

Traducgéao

IJ-:-
S
"y

T
ok

P Simulténea

Simultaneous
Translation

tation




erven

relacbes com
investidores




PRINCIPAIS INDICADORES

LANCAMENTOS VENDAS LIQUIDAS RECEITA LIQUIDA

(VGV % Even - RS milhdes) (VGV % Even - RS milh&es) (RS milh&es)
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Lancamentos (parceiros) [ Lancamentos (% Even)

LUCRO BRUTO E LUCRO LIQUIDO? GERACAO DE CAIXA
MARGEM BRUTA AJUSTADA (RS milhGes) (RS milhdes)
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"Parafins de comparacao, utilizamos dados Even ex-Melnick para os numeros de 2024.
? Lucro liquido abrangente, considerando efeitos de vendas de participagdes societarias, reconhecido diretamente na variagdo do Patriménio Liquido e ndo transitado no DRE. Exclui incremento de RS 42 milhdes no 2724
referente a efeitos de parcela de sécios minoritarios (SCPs) alocada como encargos financeiros e diferida na proporgéo das vendas.




RENTABILIDADE

(RS milhdes)

12,6%
1,8%

10,9%

1T23 2123 3723 4723 1T24 2T24* 3T24* 4724 1125 2125

— ROELTM [} Lucro liquido Even ex-Melnick’

*Exclui efeitos de parcela de sécios minoritarios (SCPs) alocada como encargos financeiros e diferida na proporgdo das vendas.
"Lucroliquido abrangente, considerando efeitos de vendas de participacdes societarias, reconhecido diretamente na variacdo do Patriménio Liquido e ndo transitado no DRE



LANCAMENTOS 2T25

CASA
MADALENA

VGV Total RS 684 mi
VGV (% Even) RS 515 mi
Area til (m?) 29.319

Unidades 80

Valor médio
da unidade RS 8,6

| "




LANCAMENTOS 2T25

FARENA

SAO PAULO

(Hotel)

VGV Total RS 356 mi

VGV (% Even)  R$178 mi

100% vendido




PROXIMOS LANCAMENTOS

PLENITUDE

MELO ALVES
555




VENDAS & DISTRATOS

VENDAS LIQUIDAS

DISTRATOS
(VGV % Even - RS milhdes)

(VGV % Even - RS milhdes)
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= VSO Lancamento* [l Vendas de lancamento (% Even)

— VSO Estoque Bl VVendas de estoque (% Even)
= = VSO Trimestral

Il VGV Distratado (% Even)

*N&o houve lancamentos no 1T25.



ENTREGAS

e No2°trimestre de 2025 foram entregues dois empreendimentos em S&o Paulo com VGV de RS 390 milhdes, somando 870 unidades entregues.

1.324
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12 meses
(estimado)

Unidades [l] VGV Entregue (% Even)



ENTREGAS 2T25
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ESTOQUE

(VGV % Even - RS milhdes)

______________________

Estoque a valor 2027 em diante

de mercado 2T25

2025 a entregar 2026

VGV das unidades concluidas % Even [Jl| VGV das unidades em construcéo % Even

Luxo/Alto

Comercial/Hotel
Econdmico

Compactos
Médio/Médio-Alto

(VGV % Even - RS milhdes)

Estoque Distratos*

concluido1T25

Entregasde
estoque 2125

Vendas estoque
concluido

Estoque
concluido 2T25

* Considerando apenas distratos de unidades prontas.

2025
aentregar

2026

2027
em diante

Il % Vendido

% Estoque
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BANCO DE TERRENOS

COM POSK}AO DO BANCO DETERRENOS
(% VGV Even - RS milhdes)

Outros

VGV (% Even): R$ 3'2 bi Compacto;

7.

19 terrenos/fases

L2

Terrenos localizados nos melhores
bairros das zonas sul e oeste de SP

Médio/Médio-Alto EFH3 Luxo/Alto



ESTRUTURA DE CAPITAL & GERACAO DE CAIXA

Producéo SFH 569
Producéo CRI 200
CRI Corporativo 357
Divida bruta 1.126
Caixa 923
Divida liquida 202
Patriménio liquido 2.178
Divida liquida / Patrimdnio liquido 9,3%

(RS milhdes)

2024 2025

2026

I cri

2027

2028

Geragao (consumo) de caixa 2T25 2025
Divida (caixa) liquida inicial 2457 412,1
Divida (caixa) liquida final 202,4 202,4
Geracéo (consumo) de caixa 43,3 209,7
Dividendos - -
Recompra de agdes 241 241
Geragé_o (consumo) de caixa ope_racional 67.4 2338
(ex-dividendos e recompra de agoes)
(RS milhdes)
186
166

2124

3T24

4724

1125

2125
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PT

Para fazer perguntas: cligue no icone Q&A e
escreva sua pergunta, para entrar na fila. Ao ser
anunciado, uma solicitacao para ativar seu
microfone aparecera na tela e, entdo, vocé deve
ativar o seu microfone para fazer perguntas.
Orientamos que as perguntas sejam feitas todas
de uma unica vez.

Faca sua pergunta

Chat

)

O&8A

EN

To ask questions: please click on the Q&A icon
and write your question. If announced, a request
to activate your microphone will show up on
your screen; then, you should enable your audio
to ask your question. We kindly ask you to make
all questions at once.

I%I

Merp retation

Askyour question
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OUTROS AVISOS

Este material € uma apresentacao de informagdes gerais de Even Construtora e Incorporadora S A. (“Even”) e suas subsidiarias,
controladas e coligadas (em conjunto, "Companhia") na presente data. Este material foi preparado exclusivamente para
apresentacdes relacionadas a divulgacao de resultados e apresentacao institucional da Companhia no Brasil e exterior. Tratam-se de
informacdes resumidas, sem intencao de serem completas. Ndo fazemos nenhuma declaracao, implicita ou explicita, e ndo damos
garantia quanto a correcdo, adequacao ou abrangéncia dessas informacodes.

Esta apresentacdo contém declaragcdes futuras e informacdes relacionadas a Even que refletem as visdes atuais e/ou expectativas
da Companhia e de sua administracdo com respeito a sua performance, seus negocios e eventos futuros. Declaracdes prospectivas
incluem, sem limitacao, qualquer declaracao que possua previsao, indicacao ou estimativas e projecdes sobre resultados futuros,
performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos”, "antecipamos”, "esperamos”, "estimamos”, "projetamos”, entre
outras palavras com significado semelhante. Tais consideracdes futuras dependem, substancialmente, de mudancas nas condicdes
de mercado, regras governamentais, pressdes da concorréncia, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros
fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgacado pela Even e estao, portanto, sujeitas a mudanca sem aviso

previo.

Em nenhuma circunstancia, nem a Even, nem suas subsidiarias, controladas e coligadas, conselheiros, diretores, agentes ou
funcionarios serdo responsaveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisao de investimento tomada com base
nas informacdes e declaracdes presentes nesta apresentacdo, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou especifico.
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OUTROS AVISOS

Esta apresentacdao nao constitui oferta, convite ou solicitacédo de oferta de subscricdo ou compra de quaisquer valores mobiliarios.
Além disso, nem esta apresentacao, nem seu conteudo constituem a base de qualquer contrato ou compromisso de qualquer
especie.

O mercado e as informacdes de posicao competitiva, incluindo projecdes de mercado citadas ao longo desta apresentacao, foram
obtidas por meio de pesquisas internas, pesquisas de mercado, informacdes de dominio publico e publicacdes empresariais. Apesar
de ndo termos razdo para acreditar que qualquer dessas informacdes ou relatorios sejam imprecisos em qualquer aspecto relevante,
ndo verificamos independentemente a posicdo competitiva, posicdo de mercado, taxa de crescimento ou qualguer outro dado
fornecido por terceiros ou outras publicacdes da industria. A Even, os acionistas vendedores, os agentes de coloca¢cdo e os
coordenadores ndo se responsabilizam pela veracidade de tais informacdes.

Esta apresentacao e seu conteudo sdo informacdes de propriedade da Companhia e nédo podem ser reproduzidas ou circuladas,
parcial ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito da Even.

Todos os numeros relativos as demonstracdes de resultados aqui divulgados, exceto quando expressamente ressalvado, estdo
divulgados com base nas praticas contabeis adotadas posteriormente a regulamentacao da Lei n® 11.638/07, gque compreendem as
praticas contabeis previstas na legislacdo societaria brasileira e os pronunciamentos, orientacdes e interpretacdes emitidos pelo
Comité de Pronunciamentos Contabeis ("“CPC”) e aprovados pela Comissdo de Valores Mobiliarios ("CVM”).
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Muito mais que morar
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PT

Essa videoconferéncia sera em portugués, com traducgao
simultanea para o inglés.

Alteracao de Idioma: para acessar a traducdo simultanea,
cligue no botéo Interpretation, na parte inferior direita da
tela, e escolha o idioma “Inglés”.

Para fazer perguntas: cliqgue no icone Q&A e escreva sua
pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma
solicitacdo para ativar seu microfone aparecera na tela e,
entdo, vocé deve ativar o seu microfone para fazer
perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas
todas de uma unica vez.

Facasua pergunta

L o =

CEA

Askyour question

nter|

EN

The following presentation will be held in Portuguese,
with simultaneous translation to English.

Language settings: to enable the English simultaneous
translation, click on the Interpretation button, at the
bottom right of the screen, and choose the “English”
option.

To ask questions: please click on the Q&A icon and write
your question. If announced, a request to activate your
microphone will show up on your screen; then, you should
enable your audio to ask your question. We kindly ask you
to make all questions at once.
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KEY INDICATORS

LAUNCHES SALES NET REVENUE

(% Even PSV - RS million) (% Even PSV - RS million) (RS million)

1,327
— D, ‘

1104 1044 ' . v 907
’ 770 l .
688

6M24! 6M25 6M24! 6M25 6M24! 6M25
Launches (partners) | Launches (% Even)

;

GROSS PROFIT & NET INCOME? CASH GENERATION
ADJUSTED MARGIN (RS million) (R$ million)
(RS million) . 3

Adjusted mg

ex-Faena hotel 29.6%
Mg REF 30.1%
Mg de estoque 33.0%

[ i
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S
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'For comparative purposes, we use Even ex-Melnick data for 2024 figures.
? Comprehensive net income, considering the effects of Equity stake sales, recognized directly in shareholder’s Equity movements and not recorded in the Income Statement. It excludes the RS 42 million increase in 2Q24

related to the effect of minority partners’ shares (SCPs), allocated as financial charges and deferred in proportion to sales.



PROFITABILITY

(RS million)

12.6%
11.8%

10.9%

1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q2z4* 3Q24* 4Q24 1Q25 2Q25

— ROELTM [} Even ex-Melnick net income'

*Excludes the impact of minority shareholders (SCPs) portion, allocated as financial expenses and deferred in proportion to sales made in 2Q24, subsequently reclassified as minority shareholder’s share, impacting 3Q24 results..
'Comprehensive netincome, considering the effects of Equity stake sales, recognized directly in shareholder’s Equity movements and not recorded in the Income Statement.



LAUNCHES 2Q25

CASA
MADALENA

Total PSV RS 684 mi
% Even PSV RS 515 mi
Usable area (m?) 29.319

Units 80

Average price per RS 8.6
unit !

| "




LAUNCHES 2Q25

FARENA

SAO PAULO

(Hotel)

Total PSV RS 356 mi

% Even PSV RS 178 mi

100% sold




NEXT LAUNCHES

PLENITUDE

MELO ALVES
555




SALES & CANCELLATIONS

NET SALES

CANCELLATIONS
(% Even PSV - RS million)

(% Even PSV - RS million)

30% 31%

19%
N

13%
N\ o
16% N 2%  NA12% b
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120
60 34 53 68 52
i " § =& B
2Q24  3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 6M24 6M25 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 6M24  6M25
Launches SoS* I Launches sales (% Even) Il VGV Distratado (% Even)
Inventory SoS Il nventory sales (% Even)

= = Consolidated SoS

*In1Q25 there were no launches in Séo Paulo.



In 2Q25, we delivered two projects in Sdo Paulo, with RS 390 million PSV (% Even), totaling 870 units..

296

279

2Q24

480

260

3Q24

757

899

4Q24

454

322

1Q25

DELIVERIES

870

390

2Q25

Units || PSV Delivered (% Even)

894

476

6M24

1,324

712

6M25

~1,500

Next 12
months
(estimated)
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INVENTORY

(% Even PSV - RS million)

______________________

2Q25 Market
value inventory

202510 be 2026
delivered

After 2027

Concluded inventory PSV % Even [Jll Under construction inventory PSV % Even

Luxury/High-end
Commercial/Hotel
Affordable
Compact
Middle/Upper-middle

(% Even PSV - RS million)

12% of total
inventory

Concluded Inventory Cancellations* Sales of Concluded
inventory 1025  deliveries 2Q25 concluded inventory 2Q25
inventory

* Considering only cancellations of completed units.

202510
be delivered

2026

After
2027

Il % Sold

% Inventory
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LAND BANK

LAND BANKEVOLUTION
1 (% Even PSV - RS million)

Other
Compact

PSV (% Even). R$ 3.2 bi

7.

19 land plots/stages

L2

The land bank is located in the best

neighborhoods in the south and west
of SP

Middle/Upper-middle Luxury/High-end

12



Production SFH 569
Production CRI 200
Corporate CRI 357
Gross debt 1,126
Cash 923
Net debt 202
Equity 2,178
Net debt / Equity 9.3%
(RS million)
58
2024 2025 2026 2027 2028
I CcrI

CAPITAL STRUCTURE & CASH GENERATION

Cash generation (cash burn) 2Q25 2025
Initial net debt (cash) 245.7 4121
Final net debt (cash) 202.4 202.4
Cash generation (cash burn) 43.3 209.7
Dividends - -
Stock buybacks 241 241
Operating cash generation
(ex-dividends and buybacks) & AR

(RS million)
186
166

2124 3T24

4T24

1125

2125
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PT

Para fazer perguntas: cligue no icone Q&A e
escreva sua pergunta, para entrar na fila. Ao ser
anunciado, uma solicitacao para ativar seu
microfone aparecera na tela e, entdo, vocé deve
ativar o seu microfone para fazer perguntas.
Orientamos que as perguntas sejam feitas todas
de uma unica vez.

Faca sua pergunta

Chat

)

O&8A

EN

To ask questions: please click on the Q&A icon
and write your question. If announced, a request
to activate your microphone will show up on
your screen; then, you should enable your audio
to ask your question. We kindly ask you to make
all questions at once.

I%I

Merp retation

Askyour question
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OUTROS AVISOS

Este material € uma apresentacao de informacgdes gerais de Even Construtora e Incorporadora S A. (“Even”) e suas subsidiarias,
controladas e coligadas (em conjunto, "Companhia") na presente data. Este material foi preparado exclusivamente para
apresentacdes relacionadas a divulgacao de resultados e apresentacao institucional da Companhia no Brasil e exterior. Tratam-se de
informacdes resumidas, sem intencao de serem completas. Ndo fazemos nenhuma declaracao, implicita ou explicita, e ndo damos
garantia quanto a correcdo, adequacao ou abrangéncia dessas informacodes.

Esta apresentacdo contém declaragcdes futuras e informacdes relacionadas a Even que refletem as visdes atuais e/ou expectativas
da Companhia e de sua administracdo com respeito a sua performance, seus negocios e eventos futuros. Declaracdes prospectivas
incluem, sem limitacdo, qualquer declaracao que possua previsao, indicacao ou estimativas e projecdes sobre resultados futuros,
performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos”, "antecipamos”, "esperamos”, "estimamos”, "projetamos”, entre
outras palavras com significado semelhante. Tais consideracdes futuras dependem, substancialmente, de mudancas nas condicdes
de mercado, regras governamentais, pressdes da concorréncia, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros

fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgacao pela Even e estdo, portanto, sujeitas a mudanca sem aviso
previo.

Em nenhuma circunstancia, nem a Even, nem suas subsidiarias, controladas e coligadas, conselheiros, diretores, agentes ou
funcionarios serdo responsaveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisao de investimento tomada com base
nas informacdes e declaracdes presentes nesta apresentacdo, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou especifico.
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OUTROS AVISOS

Esta apresentacdao nao constitui oferta, convite ou solicitacédo de oferta de subscricdo ou compra de quaisquer valores mobiliarios.
Além disso, nem esta apresentacao, nem seu conteudo constituem a base de qualquer contrato ou compromisso de qualquer
especie.

O mercado e as informacdes de posicao competitiva, incluindo projecdes de mercado citadas ao longo desta apresentacao, foram
obtidas por meio de pesquisas internas, pesquisas de mercado, informacdes de dominio publico e publicacdes empresariais. Apesar
de ndo termos razdo para acreditar que qualguer dessas informacdes ou relatorios sejam imprecisos em qualquer aspecto relevante,
ndo verificamos independentemente a posicdo competitiva, posicdo de mercado, taxa de crescimento ou qualguer outro dado
fornecido por terceiros ou outras publicacdes da industria. A Even, os acionistas vendedores, os agentes de colocagcdo e os
coordenadores ndo se responsabilizam pela veracidade de tais informacdes.

Esta apresentacao e seu conteudo sdo informacdes de propriedade da Companhia e nédo podem ser reproduzidas ou circuladas,
parcial ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito da Even.

Todos os numeros relativos as demonstracdes de resultados aqui divulgados, exceto quando expressamente ressalvado, estdo
divulgados com base nas praticas contabeis adotadas posteriormente a regulamentacao da Lei n® 11.638/07, gque compreendem as
praticas contabeis previstas na legislacdo societaria brasileira e os pronunciamentos, orientacdes e interpretacdes emitidos pelo
Comité de Pronunciamentos Contabeis ("“CPC”) e aprovados pela Comissdo de Valores Mobiliarios ("CVM”).
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